23/09/2015 Zimbra

Zimbra cpl@cmbh.mg.gov.br

Re: Solicitacao Estimativa Edital PE n.° 37/2015

De : CPL <cpl@cmbh.mg.gov.br> Qua, 23 de set de 2015 13:36

Assunto : Re: Solicitacdo Estimativa Edital 422 anexos
PE n.0 37/2015

Para : Pollianna Menezes
<pollianna@ikeventos.com>

Boa tarde,

Foi disponibilizado hoje a planilha estimativa de custo no site
www.cmbh.mg.gov.br

Atenciosamente,

Pedro Miranda Purisco

CMBH - Camara Municipal de Belo Horizonte

SECAPL - Secao de Apoio as LicitagGes

Av: dos Andradas, 3.100 - Bairro: Santa Efigénia - BH/MG - CEP:
30.260-900

Prédio Principal - Sala: A-121

Tel: (31) 3555-1249

De: "Pollianna Menezes" <pollianna@ikeventos.com>
Para: "CMBH - CPL" <cpl@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 21 de setembro de 2015 9:55:58
Assunto: Solicitacdo Estimativa Edital PE n.0 37/2015

Prezados, bom dia!

Venho por meio deste solicitar a estimativa de contratagéo do edital PE
n.° 37/2015, cujo objeto é a contratagdo de empresas especializada
para fornecimento, montagem e desmontagem de materiais diversos,
mobiliario, equipamentos, arranjos florais e outros itens (Ceriménia do
Grande Colar).

Desde ja agradeco e aguardo.

https:/Avebmail.cmbh.mg.gov.brizimbrah/prinimessage?id=40368&tz=Am erica/Sag_Paulo



23/09/2015 Zimbra

Atenciosamente,

' POLLIANNA MENEZES
@ | I { Licitagio
< FROd o pollianna@ikeventos.com
O GVertos +55313785-4959/ 9880-5380

"Sucesso € a soma de pequenos esforgos, repetidos dia sim, e o outro tambem.”

(Robert Collier)
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